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Thursday, May 8, 2025 at 12:43:26Thursday, May 8, 2025 at 12:43:26Thursday, May 8, 2025 at 12:43:26Thursday, May 8, 2025 at 12:43:26    PM Central European Summer TimePM Central European Summer TimePM Central European Summer TimePM Central European Summer Time

Asunto:Asunto:Asunto:Asunto: Re: Factura
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: miércoles, 11 de octubre de 2023, 13:20:49 (hora de verano de Europa central)
De:De:De:De: Emilio Izquierdo
A:A:A:A: Mara Avendaño Sánchez
DatosDatosDatosDatos
adjuntos:adjuntos:adjuntos:adjuntos:
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Buenos días Mara,
 

Adjunto te remito la factura AS-23-004 rectificada, y así la metemos en este trimestre

 
Gracias y un saludo,
 

Emilio Izquierdo Osorio
  +34 633 24 00 08
   info@austersailors.com
 www.austersailors.com

   hFps://www.instagram.com/austersailors

   hFps://goo.gl/maps/CWMQ1GLS8EtDMwL
A

  hFps://www.linkedin.com/company/auster
-sailors-sl

 
 
De: De: De: De: Mara Avendaño Sánchez <comercial@ceutaglobalyach[ng.com>
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: miércoles, 4 de octubre de 2023, 10:59
Para: Para: Para: Para: Emilio Izquierdo <eiosorio@live.com>
Asunto: Asunto: Asunto: Asunto: Factura

Buenos días Emilio,
 
Según lo que hablamos la factura quedaría por este importe:
 
ATRAQUE      8.117,80 €
CANCELACION AGOSTO      2.000,00 €
COMPENSACION      2.750,00 €
ARO SALVAVIDAS Y RABIZA           60,00 €
TOTAL GASTOSTOTAL GASTOSTOTAL GASTOSTOTAL GASTOS    12.927,80 €   12.927,80 €   12.927,80 €   12.927,80 €

BENEFICIO ARMADOR      7.598,11 €
TG - BENEFICIO ARMTG - BENEFICIO ARMTG - BENEFICIO ARMTG - BENEFICIO ARM      5.329,69 €     5.329,69 €     5.329,69 €     5.329,69 € IMPORTE A FACTURARIMPORTE A FACTURARIMPORTE A FACTURARIMPORTE A FACTURAR
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PAGADO 2/10 TRANSFERENCIA      1.200,00 €
PENDIENTE      4.129,69 €

Esperando a que me pague la ciudad y ya me pongo al día con[go, porque encima el Cholón nos ha
salido ardiendo.
 
Vamos hablando.
Cordial saludo

 
Mara Avendaño Sánchez
Directora
Plaza Teniente Ruíz 2, 2B
51001 Ceuta – España
Móvil 622072109
www.ceutaglobalyachting.com
 
GIB STRAIT YACHTING S.L., Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal, le informa conforme a lo
previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016, que recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas
y organizativas que establece el presente Reglamento con la finalidad de gestionar la relación que le vincula con el
Responsable, así como poder remitirle cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al efecto. Usted da,
como titular de sus datos, su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección PLAZA TENIENTE RUIZ,
2 – 2ºB,CEUTA,51001,CEUTA.
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